Timote'! Suc

From: Sekretariat [Metro Bratislava a.s.]
Sent: piatok 14. marca 2025 14:00

To: Katerina Popelkova

Subject: RE: Objednavka kav [grizly#326711]

Dobry den pani Popelkovd, dakujem za potvrdenie.

Prosim vas zavdzne objednaf:

10 x Kava Honduras 1000 g balenie hitps://www.grizly.sk/ape-kava-honduras-1000-g

2 x TA NASA nekysld, Espresso zmes 1000 g balenie https://www.grizly.sk/coffeespot-ta-nasa-nekysla-
espresso-zmes-1000-g-2

Dorucovacia adresa bude: Muchovo nam. 12, 852 71 Bratislava
Prosim pri vystavovani faktury doplnit DIC spolo&nosti: SK2020268910.

Vopred dakujem.

S pozdravom

Emilia Varaliova
.‘ sekretariat

METRO Bratislava a.s., Primacidlne ndm. 1, 811 01 Bratislava

Postova adresa: Muchovo ndm. 12, 852 71 Bratislava

©fin

ISO 9001

S certifikdciou ISO 9001 budete mat zaru¢enu vysoku Uroven zabezpecenida

kvality v kazdej faze vasho projektu. Certifikacia ISO 92001 zaistuje, ze nase interneé systémy su

IS0 9991

efektivhe a konzistentné.

From: Katerina Popelkova <katerina.popelkova@grizly.cz>

Sent: Wednesday, March 12, 2025 11:46 AM

To: Sekretariat [Metro Bratislava a.s.] <sekretariat@metroba.sk>
Subject: Re: Objednavka kav [grizly#326711]

Ano, i u toho produktu cena stale plati.
Teésim se na zaslani Vasi objednavky.

S pozdravem a pranim hezkého dne,



st 12. 3. 2025 v 11:42 odesilatel Sekretariat [Metro Bratislava a.s.] <sekretariat@metroba.sk> napsal.:

Dakujem, pani Popelkovd,

ESte sa pre istotu chcem opytaf aj na tuto: Ta nasa nekysld, ak by sme mali zaujem, na skusku o 2x 1 kg
balenie, plati suma 20,93 eur?

Dobry den,

https://www.grizly.sk/ape-kava-honduras-1000-g
DékUjl 7a VEé Kliknutim alebo tuknutim pouzijete prepojenie. -
o hitps://www.arnizly.sk/ape-kava-honduras-1000-g: 16,21 €bez DPH
o hitps://www.gnizly sk/coffeespot-ta-nasa-nekysla-espresso-zmes-1000-g-2: 20,93 €bez DI
o hitps://www. arnizly sk/gnzly-zrnkova-kava-20-80-crema-1000-g-morning-coffe: 9,55 €bez D

V pripadé, Ze poZadujete 1 jiné druhy k nacenéni, nevahejte se na mne obratit.
S pozdravem a pranim hezkeho dne,

Ak mi sumu potvrdite, nahodim objedndavku do ndsho interneho systemu, po jej schvaleni Vam zaslem e-
mail s oficialnou objedndavkou.

Dakujem vopred za odpoved,

Varaliovd

From: Katerina Popelkova <katerina.popelkova@grizly.cz>

Sent: Wednesday, March 12, 2025 11:31 AM

To: Sekretariat [Metro Bratislava a.s.] <sekretariat@metroba.sk>
Subject: Re: Objednavka kav [grizly#326711]

Dobry den,

Dékuji za Vas email. Ano, cena zUstava stejna, tedy 16,21 €bez DPH.

V pripade zajmu mne nevahejte kontaktovat, zaslu Vam potvrzeni objednavky a zrealizujeme.

S pozdravem a pranim hezkého dne,



st 12. 3. 2025 v 10:28 odesilatel Sekretariat [Metro Bratislava a.s.] <sekretariat@metroba.sk>
napsal:

Dobry den pani Popelkova,
chcem sa informovaft, ak by sme chceli objednar:

10 x Kava Honduras 1000 g balenie hitps://www.grizly.sk/ape-kava-honduras-1000-g

-mdbzeme vychdadzaf z cenovej ponuky v prilohe?
Dakujem za informdciu.

S pozdravom

.‘ Emilia Varaliova

'Y RN sekretariat

METRQO Bratislava a.s., Primacidalne nadm. 1, 811 01 Bratislava

Postovd adresa: Muchovo nam. 12, 852 71 Bratislava

ofin

ISO 9001

S certifikaciou ISO 2001 budete mat zarucenu vysoku Uroven zabezpecenia

150 9991

kvality v kazdej faze vasho projektu. Certifikacia ISO 2001 zaistuje, ze nase interné systeémy su

efektivhe a konzistentné.



From: Katerina Popelkova <katerina.popelkova@grizly.cz>

Sent: Friday, February 7, 2025 2:13 PM

To: Sekretariat [Metro Bratislava a.s.] <sekretariat@metroba.sk>
Subject: Re: Objednavka kav [grizly#326711]

Dobry den,

Dékuji za zpravu. Nic se nedéje, jakmile obdrzime platbu, objednavku vyexpedujeme do 1-2
pracovnich dnu.

Hezky den!

pa7.2.2025v 14:02 odesilatel Sekretariat [Metro Bratislava a.s.] <sekretariat@metroba.sk>
napsal:

Dobry den pani Popelkova,

Potvrdzujem, ze mame zAujem o dodanie objednanej zasielky. Nakolko nasa spoloCnost spracovava
platby na tyzdennej bdze, je uvedena faktura zadand k uhrade v pondelok, 10.02., vzhladom na to, ze
sa jednd o zahrani€nu platbu, predpokladdm, Ze by ste platbu na ucet mohli maf pripisanu v stredu.

OspravedIinujem sa za oneskorenie, ale takyto mame vo firme proces.
Samozrejme, ak by s tym bol problém, dajte mi, prosim, vedief.

Prajem pekny vikend,

S pozdravom

.‘ Emilia Varaliova

o000 sekretariat

METRO Bratislava a.s., Primacidalne nam. 1, 811 01 Bratislava

Postovd adresa: Muchovo ndm. 12, 852 71 Bratislava

©fin



ISO 9001

S certifikaciou ISO 2001 budete maf zarucenu vysoku Uroven zabezpecenia
50O 9991
kvality v kazdej faze vasho projektu. Certifikacia ISO 92001 zaistuje, ze nase interne systemy su

efektivhe a konzistentne.

From: Katerina Popelkova <katerina.popelkova@grizly.cz>

Sent: Friday, February 7, 2025 9:37 AM

To: Sekretariat [Metro Bratislava a.s.] <sekretariat@metroba.sk>
Subject: Re: Objednavka kav [grizly#326711]

Dobry den,

Mate prosim o produkty stale zajem? V pripade, zZe nikoliv, je potreba z nasi strany objednavku v
systému stornovat.

Predem dékuji za odpoved.

S pozdravem,

po 3. 2. 2025 v 8:06 odesilatel Katerina Popelkova <katerina.popelkova@grizly.cz> napsal.:

Dobry den,

Dékujeme za objednavku a v priloze Vam zasilam jeji potvrzeni spolu s zalohovou fakturou.

S pozdravem a pranim hezkého dne,



st 29. 1. 2025 v 15:29 odesilatel Sekretariat [Metro Bratislava a.s.] <sekretariat@metroba.sk>
napsal:

Dobry den pani Popelkova,

radi by sme si u Vas skuSobne objednali
2 x Kava Honduras 1000 g balenie

https://www.arizly.sk/ape-kava-honduras-1000-g @

2 x Imkova kava 20/80 Crema Morning Coffe 1000 g balenie

https://www.arizly.sk/arizly-zrnkova-kava-20-80-crema-1000-g-morning-coffe

Prosime o dorucenie na adresu: METRO Bratislava a.s., Muchovo nam. 12, 852 71 Bratislava

Resp. prosim o informdciu ( ak je potrebné napr. prinldsenie do e- shopu) o instrukciu ako mézeme
pristupif k objednavke.

Dakujem a prajem pekny zvysok dna,

S pozdravom

.‘ Emilia Varaliova

sekretariat

+421 940 991 759 | www.metroba.sk sekretariat@metroba.sk

METRQ Bratislava a.s., Primacidlne ndm. 1, 811 01 Bratislava

Postovd adresa: Muchovo ndm. 12, 852 71 Bratislava

Ofin



ISO 9001

S certifikaciou ISO 2001 budete maf zarucenu vysoku Uroven zabezpecenia

50 9991

kvality v kazde] faze vasho projektu. Certifikacia ISO 9001 zaisfuje, ze nase interné systemy su

efektivhe a konzistentné.

From: Katerina Popelkova <katerina.popelkova@grizly.cz>

Sent: Wednesday, January 22, 2025 4:20 PM

To: Sekretariat [Metro Bratislava a.s.] <sekretariat@metroba.sk>
Subject: Re: Objednavka kav [grizly#326711]

Dobry den,

Dekuji za Vas email. Nize zasilam cenovou nabidku:

o hitps://www.grizly.sk/ape-kava-honduras-1000-g: 16,21 €bez DPH

o hitps://www.grizly.sk/coffeespot-ta-nasa-nekysla-espresso-zmes-1000-g-
2. 20,93 €bez DPH

e hitps://www.grizly.sk/grizly-zrnkova-kava-20-80-crema-1000-g-morning-
coffe: 9,55 €bez DPH

V pripade, ze pozadujete i jiné druhy k nacenéni, nevahejte se na mne obratit.

S pozdravem a piranim hezkého dne,

st 22. 1. 2025 v 14:26 odesilatel Marie VSetulova <marie.vsetulova@grizly.cz> napsal:

---------- Forwarded message ---------

Od: Info <info@grizly.sk>

Date: st22.1.2025v 13:58

Subject: Fwd: Objednavka kav [grizly#326711]
To: <velkoobchod@grizly.cz>




---------- Preposlana sprava ----------
Od: sekretariat@metroba.sk

Do: info@grizly.sk

Datum: 22.1.2025 13:23:41
Predmet: Objednavka kav

Dobry den prajem,

aktudlne hladdme noveho doddvatela kdvy pre nasu spolocnost, preto by som sa na Vas rada
obrdatila s otazkou, Cije platny rovnaky cennik pre firmy ako uvadzate na Vase] webovej stranke. Mali
by sme zdaujem o pravidelné dodavanie kavy https://www.grizly.sk/ape-kava-honduras-1000-g ,

a este nejaku inu alternativu. Prosim Vas preto o potvrdenie / resp. zaslanie CP.

Vopred dakujem za odpoved a prajem pekny zvysok dna.

S pozdravom

“ Em“iq VC"CI“OVd

sekretariat

+421 940 991 759 | www.metroba.sk sekretariat@metroba.sk

METRO Bratislava a.s., Primacidlne ndm. 1, 811 01 Bratislava

Postovd adresa: Muchovo ndm. 12, 852 71 Bratislava

ISO 9001

S certifikaciou ISO 2001 budete maf zarucenu vysoku Uroven zabezpecenia

150 9901

kvality v kazdej faze vasho projektu. Certifikacia ISO 2001 zaistuje, Zze nase interné systeémy su

efektivhe a konzistentné.



Dobry den,

radi by sme sa dozvedeli, ako ste boli spokojni s rieSenim Vasho poziadavku.
Zdrzime Vas len chvilu a postaci jeden Klik.

Som
- | B - | E=E - | E==
nadseny/a mierne nespokojny/a nahnevany/a
Dakujeme,

Velmi si Vasho nazoru vazime.

Tim Grizly

S pozdravem a pranim krasneho dne,

Marie Vsetulova
sales support specialist

+420 601 154 799

marie.vsetulova@arizly.cz
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